Sarah I. Berrios

From: Lizbeth Lopez Ortiz

Sent: Monday, October 29, 2012 2:23 PM

To: Sarah |. Berrios

Subject: FW: Balance Inversiones a 31 de agosto de 2012
importance: High

Sarah:

Saludos,

El Agro. Manuel Barreto me informo que te enviara esta informacién para someter al informe de transicién.
Cualquier informacién adicional seré ofrecida gustosamente.

Gracias,

From: Ivelisse Santaliz

Sent: Monday, October 29, 2012 2:14 PM

To: Lizheth Lopez Ortiz

Subject: RE: Balance Inversiones a 31 de agosto de 2012

From: Rodriguez, Rafael (GDB) [mailto:Rafael.Rodriguez@bafpr.com]
Sent: Friday, October 19, 2012 9:08 AM

To: Ivelisse Santaliz

Cc: Dializza Velez Scto; Pedro Diaz Torres

Subject: RE: Balance Inversiones a 31 de agosto de 2012

SECURITY.ID | DESCRIPTION.. ©" .. w727 " 'RATE |INST. | FACE AMOUNT | * INTEREST - | {  TOTAL - .
B2167058 |A.S.D.A.-Ley 118 (Wire) 0.75% | SP $ 5,165189.34 | $ 1,829.34] $ 5,167,018.68
B2167059 A.S.D.A. -RC. 1716 (CK) 0.75% | SP L 44160014 | $ 156.40 $ 441,756.54
B2167060 A.S.D.A. - Ayuda Caficultor 0.75% | SP $ 25,040.36 | § 8.87 $ 25,049.23
B2160071 A.S.D.A. - Inversiocnes Café 0.75% | SP $ 1,310,265.72 | § 2,129.18 $ 1,312,394.90




Rafael Rodriguez

Ejecutivo Cuentas Inversicnes

Div. de Inversiones

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Teléfono: (787) 722-2525 Ext. 15426

Fax: (787) 721-2871

Frmail: Rafael.Rodriguez@bgfpr.com

Web: www.bgfpr.com

BGEF s
Please consider the environment before printing this message.
Por favor considere el ambiente antes de imprimir este mensaje.

From: Ivelisse Santaliz [mailto:isantaliz@agricultura. pr.gov]
Sent: Friday, October 19, 2012 8:40 AM

To: Rodriguez, Rafael (GDB)

Cc: Dializza Velez Soto; Pedro Diaz Torres

Subject: Balance Inversiones

Buenos Dias:
Segun conversado via telefénica favor enviarme los balances de la inversiones de ADEA al 31 agosto del 2012, Cualquier duda comunicarse con la que suscribe al 787-304-5350 a la ext. 2158 o al 787-624-9164.
Muchas gracias

Ivelisse Santaliz Guilloty
Tesorera ADEA



